Para: Departamento de Licitagdo - Camara Itu
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGAO PRESENCIAL 02/2023

De: Departamento de Licitagdo - Camara Itu <licitacao@camaraitu.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 12:24

Para: 'ayrton.breda@lecard.com.br' <ayrton.breda@lecard.com.br>
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGAO PRESENCIAL 02/2023

Prezado Ayrton, boa tarde.

Sim. A atual fornecedora é a empresa Verocheque Refei¢des Ltda (CNPJ:06.344.497/0001-41) e a
taxa de administra¢do é negativa de —4,5.

Atenciosamente.

Lucas Carvalho Ramos

i Agente de Licitagdes

Camara de Vereadores da
Estancia Turistica de Itu - $P
L (11) 4303-9300
() {11)94379-5911

De: ayrton.breda@lecard.com.br <ayrton.breda@lecard.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de maio de 2023 10:55

Para: licitacao@camaraitu.sp.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGAO PRESENCIAL 02/2023

Prezados, bom dia!

Gostaria de solicitar, por gentileza, esclarecimento a respeito do Pregdo Presencial n2 02/2023,
Processo n? 63/2023 sobre vale alimentagéo.

1. Por favor, poderia informar se o servigo licitado é prestado por alguma empresa? Em caso
positivo, qual é o valor da taxa aplicada?

Desde ja agradeco a atencdo e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Ayrton Lucas Bréda Colatto
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